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RES: SOLICITAÇÃO ORÇAMENTO - RECAP MAUÁ/SP

Antonio Carvalho <antonio@icebrasil.com.br>
Ter, 30/01/2024 09:01
Para:​julia.nogueira@engevale.com <julia.nogueira@engevale.com>​
Cc:​Comercial ICE Sede <comercial@icebrasil.com.br>​

Julia, bom dia!
Segue proposta comercial ICE.
 
Centrifuga Jumbo Gratt + Painel + Estrutura = Valor Mensal R$100.000,00 (cem mil reais)
Prazo mínimo contratual = 12 meses.
Somente a locação do equipamento.
Operação e montagem Engevale.
 
Att,
Antonio Carvalho
Diretor
 
De: ICE do Brasil <ice@icebrasil.com.br>
Enviada em: terça-feira, 30 de janeiro de 2024 08:29
Para: Antonio Carvalho <antonio@icebrasil.com.br>
Cc: Comercial ICE Sede <comercial@icebrasil.com.br>
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO ORÇAMENTO - RECAP MAUÁ/SP
 
 

De: julia.nogueira@engevale.com <julia.nogueira@engevale.com>
Enviado: segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 11:21
Para: ICE do Brasil <ice@icebrasil.com.br>
Assunto: SOLICITAÇÃO ORÇAMENTO - RECAP MAUÁ/SP
 
Prezados, bom dia.
 
Solicito orçamento de locação, conforme segue anexo.
 
Atenciosamente,
 
EMPRESA: ENGEVALE ENGENHARIA  |  CNPJ Nº 03.102.401/0001-40  |  https://engevale.com/      

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa

autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas

informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

Agradecemos sua cooperação.
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